----- Urspringliche Nachricht-----

Von: Andreas Jager [mailto:jaeger@aon.at]

Gesendet: Dienstag, 5. Dezember 2000 23:27

An:'MULLER - Franz Mller'

Betreff: AW: Muller: Miller-kommunalsteuer/Privatentnahme

Hallo Franz!

Von:MULLER - Franz Miiller [mailto:Miller@xxx.com]
Gesendet am: Dienstag, 05. Dezember 2000 21:26

An: Andreas Jager

Betreff: AW: Mller: Mller-Kommunal steuer/Privatentnahme

Hi Andreas!
bin erledigt, siehe unten:
[Jager Andreas] musst nicht sein!

Von: Andreas Jager [mailto:jaeger@aon.at]

Gesendet: Dienstag, 5. Dezember 2000 20:27

An:'MULLER - Franz Mller'

Betreff: AW: Muller: Muller-Kommunalsteuer/Privatentnahme

Hi Franz!
...kleine Bitte: Ginge das Wort "Mdller" ok in der Betreffzeile?...Ich such immer nach Dir so...
[Jager Andreas] Danke !

Danke fiir die Daten KommSt! Habs schon gespeichert

Betreffend Privatentnahme: Das gibt es nicht in einer GmbH! (Hatten wir schon mal)...Ist ein Darlehen der
GmbH an Dich! Faustregel: Bis ca. 110.000 "Privatentnahme" brauche 1/12 zumindest 25000 netto privat, ent-
nahmen 9 + 11wg. abdeckung minus am priv konto, habe derzeit plus 20000 privat, das reicht bis jan-
ner.[Jager Andreas] bist eh gut unterwegs! seit Beginn Firma Monatsschnitt dzt. 17.000,00 steigend! Anbei xIs
Datei. Damit Du Dir auf Dauer 25.000,00 leisten kannst, musst Du ca. auf 37.000 Monatsgewinn kommen, das
wird schon. im Jahr keine EST und das Verrechnungskonto sollte einmal auf 0 kommen. wie soll das funktio-
nieren? ich muss aus der firma rausnehmen, sonst ghet”s privat nicht, oder ich zahle privat Uberzugszinsen,
muss aber trotzdem minus netto abdecken.

[Jager Andreas] Wir mussens timen, ...... ,Du brauchst Dir um diese Dinge jetzt Uberhaupt keine Gedanken
machen! Mach Du nur Umsétze!

heisst das bei ca. 300000,-- "privatentnahme” ca. 60000 EKST + Nachzahlung GSVG 35000 ?? NETTO ????, da
wird das Verrechnungskonto noch grésser...[Jager Andreas] Nein! Est (0-20%), GSVG bis 180.000 Einkiinfte ->
Mindest = ca. 44.000) also kein Grund zur Besorgnis. Normalerweise braucht ein Betrieb 3-5 Jahre, dass er
lauft! Vergiss bitte auch nicht, dass Du in dem Gewinn auch schon Deine Frau bezahlt hast! Das wie wann und
wo entscheiden wir gemeinsam, wenns soweit ist, irgendwann nachstes Jahr!

Irgendwie habe ich das gefuihl ich hackle wie verriickt und das geht sich nicht aus.. Bitte , du kennst meine Ko-
sten, meine Umsétze, maile/ICQ/tel. mir liege ich falsch ? Ich hab echt ein komisches gefuhl im Moment, bitte
schau dir meine Zahlen an und gib mir bescheid.

Ich hoffe du hast nicht mehr so klienten wie mich.. ]
[Jager Andreas] no problem, fiir Dich is es ja die erste Firma, und das erste Jahr. Ig Andreas Jager

danke , Mller Franz
Schdne GriiBe Andreas Jager

————— Urspriingliche Nachricht-----

Von:MULLER - Franz Miiller [mailto:Miller@xxx.com]
Gesendet am: Dienstag, 05. Dezember 2000 19:05

An: Jager; Andreas

Betreff: Mller: Miller-Kommunal steuer/Privatentnahme

Hi Andreas Jager!

Kommunalsteuerdaten: Magistrat Oberkrain, Raika, Blzl 369995, Kontonummer 12925, ich tUberweise
morgen. Bitte checke folgendes: Ich habe mir im November insg. 95000 Privat rausgenommen. Soll
ich im Dezember noch eine Einlage tatigen um EKST zu senken. Keine weitere Privatentnahme heu-
er, ich denke es war schon genug.

BH geht morgen nach Karnten.

Danke und liebe Griisse Franz




